ASSEP34

De: Daphné Glaser [daphneglaser@gmail.com]
Envoyeé: lundi 23 juillet 2018 00:28

A: ASSEP34

Cc: Sarah GLASER

Objet: Re: ASSEP34 : CAF - suivi au 20/07/18
Bonjour,

Mr THOMAS, si vous avez le temps, je crois que ce serait bien si vous pouviez assister Sarah dans ses
démarches le 25/07. Elle doit vous rappeler pour le confirmer.

Bien a vous.
Daphné Glaser

Le dim. 22 juil. 2018 a 17:40, ASSEP34 <contact@assep34.fr> a écrit :

De : ASSEP34 [mailto:contact @assep34.1r]
Envoyé : vendredi 20 juillet 2018 11:32

A : Sarah GLASER (glazersm @ yahoo.fr)
Cc : Daphné GLASER

Objet : RE: PART_1531992045616.jpg

Bonjour Mme GLASER,

Je vous informe avoir communiqué a la CAF, le RIB demandé par courrier en
date du 02/07/2018 que vous m'avez transmis hier.

Par courriel a partir de votre compte, j'ai sollicité aupres de madame
VERNERIE Béatrice (CAF / Montpellier a l'origine de la demande de RIB) une
demande de rendez-vous pour établir un bilan sur votre dossier compte-tenu

de votre situation.

Il est peu probable que cette demande aboutisse ...

Pour mémoire, APL et ARS devraient étre versés par la CAF encore faut-il que
votre dossier ne soit pas bloqué a cause de la demande de déclaration 2016
revenus 2015; les ressources annuelles 2016 sont connues de la CAF sans
mention du montant de la pension versée par M. PORTAL.

Avez-vous eu confirmation de la permanence (lieu et heure) de la CAF le
25/07/18 a Olonzac ?

Vos disponibilités vous permettront-elles de vous rendre a cette permanence
?

Souhaitez-vous ma présence ?

Bien a Vous

Th. THOMAS
ASSEP34



De : Thibault THOMAS 34 9 [mailto:thibault.thomas34 @neuf .fr]
Envoyé : vendredi 20 juillet 2018 10:20

A : ASSEP34

Objet : PART_1531992045616.jpg




