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ASSEP34

De: Daphné Glaser [daphneglaser@gmail.com]
Envoyé: mardi 11 septembre 2018 10:29
À: glazersm@yahoo.fr
Cc: ASSEP34
Objet: Re: Fr : MAAF et vous : Attestation Kangoo [9523343-1536651373]

Bonjour, 

 

C'est parfait. On peut donc finaliser maintenant le dossier de prime à la casse. 

 

Monsieur THOMAS, tenez moi au courant de l'avancement du dossier svp. 

 

Cordialement. 

Daphné Glaser 

 

Le mar. 11 sept. 2018 à 07:43, sarah glaser <glazersm@yahoo.fr> a écrit : 

 

Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android 

 

----- Message transféré ----- 
De : "MAAF" <Agence.NARBONNE@maaf.fr> 
À : "SARAH GLASER" <glazersm@yahoo.fr> 
Envoyé : mar., sept. 11, 2018 à 9:37 
Objet : MAAF et vous : Attestation Kangoo [9523343-1536651373] 

 

 
Bonjour, 
 
Ci joint attestation demandée 
 
 
Bien cordialement, 
 
 
Corinne JANNE 
Votre directeur d'agence 
Agence de NARBONNE 
Tél. : 04 68 32 31 21 / @ : agence.narbonne@maaf.fr 
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