Thibault THOMAS 34 9

De: jakeline pierrots [prospero1@hotmail.fr]

Envoyé: mercredi 26 octobre 2016 17:26

A: Thibault THOMAS 91

Objet: RE: THOMAS Thibault : 91400 ORSAY - 161024-1

Je suis trés étonnée de tes propos car a la suite de notre entrevue du 23 /04 dernier, un rendez-
vous a été pris aupres de Me POIRIER a qui j' ai fait part du montant de la cession de ma quote-
part, puis plus de contact de I' office jusqu'au 08/09 dernier . On me faisait part de la demande de
Me LEBESCO quant aux factures relatives aux différents travaux entrepris dans la maison . J'ai
confié tous les documents le 09/09 al' étude notariale . Je précise que ces factures étaient
réclamées par Lebescoet qu'a aucun moment je n'ai revendiqué un quelconque remboursement .
Depuis je n'ai plus de nouvelles.Je pense qu'une reunion chez Me POIRIER est nécessaire ;je lui
télé phone dés demain matin et je te tiens au courant

De : Thibault THOMAS 91 <thibault.thomas91@neuf.fr>
Envoyé : lundi 24 octobre 2016 06:17

A : 'jakeline pierrots'

Objet : THOMAS Thibault : 91400 ORSAY - 161024-1

Chere Brigitte,

A ce jour, je reste sans nouvelle de ta part concernant la cession de ta quote-part
détenue dans le bien immobilier indivis 32 avenue des Pierrots 91400 ORSAY.

Suite a la réunion du 23 avril 2016, tu devais adresser une proposition valorisée qui
puisse servir de base a la concertation nécessaire a 1'aboutissement de ce dossier.

Malgré de nombreuses relances auprés des Notaires, aucun document n'a été communiqué.
Cette situation de blocage ne peut perdurer.

Ce mutisme défavorable a 1'aboutissement de ce dossier rend inopérant 1'intervention
de mon Notaire Me Le BESCO.

En conséquence, il me faut connaitre par écrit ta position sur ce dossier, par retour
sous 3 jours, et/ou me proposer une réunion chez ton Notaire.

Affectueusement,

Thibault THOMAS



