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Thibault THOMAS 34

De: Damien THOMAS <damtho84@yahoo.fr>

Envoyé: vendredi 29 septembre 2023 19:43

À: Thibault THOMAS 34

Objet: Fwd: Facture

Pièces jointes: FAC_293_THOMAS (1).pdf; Pièce jointe sans titre 00079.htm

 

Envoyé de mon iPhone 

 

Début du message transféré : 

De: Guilhem Retif <guilhem.retif@daniel-moquet.com> 

Date: 29 septembre 2023 à 15:50:08 UTC+2 

À: damtho84@yahoo.fr 

Objet: Facture 

 

Bonjour, 

 

suite aux travaux réalisés chez vous, veuillez trouver ci-joint votre facture. 

 

Dans l'attente de votre aimable règlement. 

 

 

--  

 

Bien cordialement. 

 

GUILHEM RETIF  
Gérant, Ent. RETIF  

 

RD 609  

34120 LEZIGNAN LA CEBE 
 

 

04.67.75.43.09  

 

06.75.90.93.54  

 

 

 


