Thibault THOMAS 34

De: Damien THOMAS <damtho84@yahoo.fr>

Envoyé: jeudi 5 octobre 2023 08:29

A: Thibault THOMAS 34

Objet: Fwd: Votre Facture

Piéces jointes: FAC_293_THOMAS.pdf; Piece jointe sans titre 00003.htm; FAMILLE_17_CHAT_13748

_BAT_Fiche_Recommandations_usage_1.pdf; Piece jointe sans titre 00006.htm; RG_1
_CARTEPARRAINAGE2015.pdf; Piéce jointe sans titre 00009.htm; RG_1
_ENQUETESATISFACTION.pdf; Piéce jointe sans titre 00012.htm

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré :

De: RETIF Guilhem <menou@daniel-moquet.com>
Date: 4 octobre 2023 2 11:17:34 UTC+2

A: damtho84@yahoo.fr

Objet: Votre Facture

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint votre facture 293 concernant I'aménagement de vos extérieurs.

Bien cordialement,

Guilhem RETIF Entreprise Retif
RD 609
34120 Lezignan la Céebe

Tel :

ALLEE COUR TERRA!

Nombreuses réalisations sur daniel-moque

8 viirk all bk

Mdmltl-m-qmtmm

Embellissez vos extérieurs




