Thibault THOMAS 34

De: Thibault THOMAS 34 <contact@thomas34.fr>
Envoyé: mardi 7 mars 2023 17:24

A: 'Gaélane DA SILVA'

Objet: RE: Devis piscine et plages béton - PASS Piscines
Piéces jointes: 20230307 - devis n° DV0006682 - signé TT.pdf

Bonjour Madame Da Silva,
Je vous confirme avoir bien noté que I'entreprise Pass Piscines se charge de |'établissement et du suivi des
formalités déclaratives liées au devis DV0006682 jusqu’a la validation de ces formalités administratives par la mairie
et vous prie de trouver en piéce jointe :

- Devis n° DV0006682 du 01/02/2023 signé pour accord

Vous voudrez bien m’adresser la facture d’acompte de montant 3.100 € conformément aux modalités de paiement
convenues.

Cordialement

Th. THOMAS

De : Gaélane DA SILVA <commercial@pass34.fr>
Envoyé : mardi 7 mars 2023 16:39

A : contact@thomas34.fr

Objet : Devis piscine et plages béton - PASS Piscines

Monsieur Thomas,

Pour faire suite a notre rendez-vous, veuillez trouver en pieces jointes vos devis piscine et plages béton avec les
précisions demandées.

Cordialement,

Gaélane
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