Thibault THOMAS 34

De: Gaélane DA SILVA <commercial@pass34.fr>

Envoyé: mardi 27 juin 2023 09:31

A: Thibault THOMAS 34

Objet: RE: Factures des plages béton et de la pose du caniveau

Piéces jointes: Facture matériel piscine.pdf; Facture terrassement et gravier.pdf; Facture plages

béton et pose du caniveau.pdf

Bonjour Monsieur Thomas,

En effet, c'est une erreur de ma part. Je vous joins les factures relatives a vos précédents reglements ainsi que la
facture concernant la réalisation des plages béton et |la pose du caniveau.

Cordialement,

Gaélane

Le 26/06/2023 14:35 CEST, Thibault THOMAS 34 <contact@thomas34.fr> a écrit :

Bonjour Madame Da Silva,

Les pieces jointes a votre envoi sont des bons de commande, je reste en attente de recevoir les
factures correspondantes pour reglement.

Je vous confirme n’avoir pas recu les factures d’acompte concernant mes précédents paiements, je
vous remercie de me les faire parvenir par retour.

Cordialement

Th. THOMAS

De : Gaélane DA SILVA <commercial@pass34.fr>

Envoyé : jeudi 22 juin 2023 12:01

A : contact@thomas34.fr

Objet : Factures des plages béton et de la pose du caniveau



Bonjour Monsieur Thomas,

Veuillez trouver en piéces jointes vos factures suite a la réalisation de vos plages béton et a la pose
du caniveau.

Cordialement
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