Thibault THOMAS 34 9

De: g.guella@gerloge.fr

Envoyeé: mercredi 17 octobre 2018 10:22

A: "Thibault THOMAS 34 9'

Objet: TR: ASL Flandre Sud : factures EDF exercice 2017
Piéces jointes: 20181012144519531.pdf

Bonjour,

Suite a votre demande, veuillez trouver ci joint les factures .
Les frais de relance EDF ont été annulés sur la facture du 12/09.
Bien cordialement,

Giséle GUELLA

Responsable Gérance

Cabinet GERLOGE

Attention nouvelle adresse :

9 RUE LA BRUYERE — 75009 PARIS
Tél:01.42.27.27.82.

Email : g.quella@gerloge.fr

De : Thibault THOMAS 34 9 <thibault.thomas34@neuf.fr>
Envoyé : mercredi 10 octobre 2018 21:13

A : Gisele GUELLA <g.guella@gerloge.fr>

Cc : gilles.beguin@gerloge.fr

Objet : ASL Flandre Sud : factures EDF exercice 2017

Chére Madame,
Par mail en date du 27/07/18, les factures exercice 2017 (ASL) m'ont été envoyées.
Les pages 13 a 17 sont inexploitables (factures EDF); en conséquence je vous demande
de me faire parvenir :

- copie facture EDF n° 10063128982 du 30/07/2017

- copie facture EDF n° 10065214884 du 12/09/2017
Par ailleurs, je suis treés surpris de constater des intéréts de retard de paiement de
factures EDF et indemnité forfaitaire au-cours de 1l'année 2017 malgré un mode paiement
par prélevement.

Bien cordialement

Th. THOMAS



