Thibault THOMAS 34 9

De: Thibault THOMAS 34 9 [thibault.thomas34@neuf.fr]

Envoyeé: jeudi 9 janvier 2020 11:34

A: '‘Compta’

Cc: gilles.beguin@gerloge.fr; 'o.delamotterouge@gerloge.fr'

Objet: RE: Copie factures

Piéces jointes: 20200103 - charges de copropriété 2018 - audit+cahier charges + centrale....pdf

Chére Madame,

Veuillez m'adresser, par retour, copie de la facture de montant 6.122,00 €
Cordialement

Th. THOMAS

----- Message d'origine-----

De : Compta [mailto:compta@gerloge.fr]
Envoyé : vendredi 3 janvier 2020 09:51

A : scimt@sfr.fr; thibault.thomas34@neuf.fr
Cc : Ouafaa Delamotterouge

Objet : Copie factures

Cher Monsieur,
Ci-joint la copie des factures imputées sur le 4éeme trimestre 2019.
Cordialement

Le service comptable



