Thibault THOMAS 34 9

De: g.guella [g.guella@gerloge.fr]

Envoyeé: vendredi 12 avril 2019 16:01

A: "Thibault THOMAS 34 9'

Objet: RE: SCI Michel THOMAS : demande justificatifs 1T19
Piéces jointes: THOMAS - facture 1T 2019.pdf

Bonjour M. THOMAS,
Veuillez trouver ci-joint copie des factures du 172019.
Bien Cordialement,

Giséle GUELLA

Responsable Gérance

Cabinet GERLOGE

Attention nouvelle adresse :

9 RUE LA BRUYERE — 75009 PARIS
Tél:01.42.27.27.82.

Email : g.guella@gerloge.fr

De : Thibault THOMAS 34 9 [mailto:thibault.thomas34@neuf.fr]
Envoyé : lundi 8 avril 2019 15:25

A : g.guella

Objet : SCI Michel THOMAS : demande justificatifs 1T19

Chére Madame,
Je fais suite a la réception le 28/03/19 du compte-rendu de gestion période 1T19.
Vous voudrez bien m'adresser les justificatifs non joints a savoir :

- provisions n°® @1 02 03 remplacement systeme sécurité incendie

- facture GONCALVES remplacement ballon 885,50€

Cordialement
Th. THOMAS



