
1

SCI Michel THOMAS - contact

De: SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr>

Envoyé: lundi 15 avril 2024 07:26

À: 'Anne Heurtel'

Cc: 'Laurent MARTIGNON'

Objet: RE: LA PLATEFORME / SCI MICHEL THOMAS 

Pièces jointes: 20240415 - balance compte 450.pdf; 20240307 19h08 64870A2.pdf

Chers Maîtres, 

 

Vous trouverez en pièce jointe une image-écran du compte des copropriétaires à ce jour extrait de l’extranet 

Olliade. 

 

Sous réserve de mise-à-jour de l’extranet, RIVP et SEQENS n’ont pas versé le montant fixé par la résolution 5.6 de 

l’AG du 08/03/2024. 

De même aucun OS relatif au coût des travaux n’est disponible dans l’extranet. 

Les conditions de paiement de l’offre de la société LAVILLAGOUET en date du 07/03/2024 sont : 

- A la commande acompte de 15%  

- Intervention à partir du 15/09/2024 pour un OS reçu au plus tard le 30/04/2024 

 

Malgré de nombreuses relances, je reste en attente de recevoir le contrat de président d’ASL signé suite à l’AG du 

09/03/2023 ; la régularisation des comptes des exercices 2021 et  2022, un portail de parking est en panne depuis 

le 06/2023, un autre depuis le 30/01/2024 vient d’être réparé, des demandes sur d’autres équipements sont sans 

réponse depuis 12/03/2024 tandis que de nouveaux contrats (assurance, entretien SSI, …) sont souscrits sans mise 

en concurrence ni information du conseil syndical. 

 

Ce constat m’oblige à émettre les plus grandes réserves sur le suivi du site par Olliade qui manifeste une 

indifférence aux relances. Est-ce dû à une charge de travail excessif qu’il conviendrait d’alléger si cela devait 

persister. 

 

Je suis bien sûr disponible pour convenir lors d’un prochain entretien, à votre initiative, de l’intérêt d’une relance 

écrite à Olliade. 

 

Bien à vous 

 

Th. THOMAS 

 

 

De : Anne Heurtel <anne.heurtel@heurtelmoga.com>  

Envoyé : jeudi 11 avril 2024 14:21 

À : SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr> 

Cc : 'Laurent MARTIGNON' <lm@trouvin-avocats.fr> 

Objet : RE: LA PLATEFORME / SCI MICHEL THOMAS  

 

Cher Monsieur,  

 

Je vous remercie pour votre envoi.  

Je vous confirme avoir transmis le justificatif de paiement à ma consoeur. 
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Savez vous ce qu'il en est du paiement par la RIVP et SEQENS et de l'OS à venir ? 

 

De son côté, ma consoeur m'a justifié de la consignation sur le compte CARPA dont vous trouverez le 

justificatif ci-joint. 

 

Nous allons par ailleurs saisir la conciliatrice. 

 

Restant à votre écoute,  

 

Bien à vous. 

 

 
 
 
Anne Heurtel 
Avocat Associée 
 
SELARL HEURTEL & MOGA           
24 Avenue Victoria - 75001 PARIS 
(5ème étage escalier B - 6ème étage par l’ascenseur) 
Tel. 01.85.08.70.67 - 06.16.34.85.60  
anne.heurtel@heurtelmoga.com 
www.heurtelmoga.com 
 
PRIVILEGED & CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL 
Cet e-mail contient des informations confidentielles protégées par le secret professionnel. S’il ne vous est pas destiné, nous vous 
remercions de le détruire immédiatement, sans le copier, ni révéler ou transmettre son contenu à quiconque. 
N’imprimez ce message qu’en cas de nécessité. 
 
 

 

De : SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr> 

Envoyé : mercredi 3 avril 2024 17:19:04 

À : Anne Heurtel 

Cc : 'Laurent MARTIGNON' 

Objet : RE: LA PLATEFORME / SCI MICHEL THOMAS  

  

Chère Maître, 

 

Dans la continuité de ce dossier, veuillez trouver en pièces jointes :          

? Justificatif appels de fonds et avis de paiement (20240327 – Appel ….) 

? Avis de paiement reçu de La Plateforme avec déduction de 24 000 € TTC (20240402 – Avis de 

….) 

? Image-écran compte banque Qonto / SCI Michel THOMAS (20240403 – QONTO) 

Finalement, les relances auprès du syndic ont permis d’obtenir l’appel de fonds le 27/03 en fin de journée. 

 

Ces éléments sont-ils suffisants pour vous permettre d’échanger avec votre Consœur et notre locataire ? 
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Je reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire, 

 

Bien à vous 

 

Th. THOMAS 

 

 

                

 

De : Anne Heurtel <anne.heurtel@heurtelmoga.com>  

Envoyé : mercredi 27 mars 2024 16:04 

À : Laurent MARTIGNON <lm@trouvin-avocats.fr>; SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr> 

Cc : Martin SENE <martin.sene@heurtelmoga.com>; Kadija Sambagué <secretariat@heurtelmoga.com> 

Objet : RE: LA PLATEFORME / SCI MICHEL THOMAS  

 

Cher Monsieur,  

Cher Laurent,  

 

Je vous fais suivre, pour votre dossier, la copie du PV de l'ARA qui s'est tenue le 13 mars dernier. 

Pour mémoire, nous avons déjà déféré à notre engagement de transmission du diagnostic technique. 

Je n'ai pas eu de retour de la Consoeur concernant l'ouverture du compte CARPA et la saisine du 

conciliateur. 

Je vais la relance, ce d'autant que le règlement du second trimestre de loyer approche. 

 

De votre côté, y a t-il eu du nouveau concernant l'appel de fonds ? C'est également imminent. 

 

Dans l'attente de nos futurs échanges,  

 

Bien à vous. 

 
 
Anne Heurtel 
Avocat Associée 
 
SELARL HEURTEL & MOGA           
24 Avenue Victoria - 75001 PARIS 
(5ème étage escalier B - 6ème étage par l’ascenseur) 
Tel. 01.85.08.70.67 - 06.16.34.85.60  
anne.heurtel@heurtelmoga.com 
www.heurtelmoga.com 
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PRIVILEGED & CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL 
Cet e-mail contient des informations confidentielles protégées par le secret professionnel. S’il ne vous est pas destiné, nous vous 
remercions de le détruire immédiatement, sans le copier, ni révéler ou transmettre son contenu à quiconque. 
N’imprimez ce message qu’en cas de nécessité. 
 
 

 

De : Anne Heurtel 

Envoyé : jeudi 14 mars 2024 13:20:17 

À : Laurent MARTIGNON; SCI Michel THOMAS - contact 

Cc : Martin SENE; Kadija Sambagué 

Objet : RE: LA PLATEFORME / SCI MICHEL THOMAS  

  

Cher Laurent,  

Cher Monsieur,  

 

Merci pour cet envoi. 

Je l'ai fait suivre à notre consoeur en l'ayant préalablement estampillé du terme "CONFIDENTIEL". 

 

J'attends son retour pour l'ouverture du compte CARPA et la saisine de la conciliatrice pour laquelle je me 

suis proposée de faire un mail. 

 

Je ne manquerai pas de vous tenir informés. 

 

Bien à vous. 

 
 
 
Anne Heurtel 
Avocat Associée 
 
SELARL HEURTEL & MOGA           
24 Avenue Victoria - 75001 PARIS 
(5ème étage escalier B - 6ème étage par l’ascenseur) 
Tel. 01.85.08.70.67 - 06.16.34.85.60  
anne.heurtel@heurtelmoga.com 
www.heurtelmoga.com 
 
PRIVILEGED & CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL 
Cet e-mail contient des informations confidentielles protégées par le secret professionnel. S’il ne vous est pas destiné, nous vous 
remercions de le détruire immédiatement, sans le copier, ni révéler ou transmettre son contenu à quiconque. 
N’imprimez ce message qu’en cas de nécessité. 
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De : Laurent MARTIGNON <lm@trouvin-avocats.fr> 

Envoyé : mercredi 13 mars 2024 19:12:19 

À : Anne Heurtel; SCI Michel THOMAS - contact 

Cc : Martin SENE; Kadija Sambagué 

Objet : RE: LA PLATEFORME / SCI MICHEL THOMAS  

  

Chère Anne,  

  

Merci pour ton compte rendu. 

  

Ci-joint le rapport B3E du mois de mars 2023 qui manquait effectivement à mes précédents envois. 

  

Bien à toi,  

  

Laurent MARTIGNON 

Avocat au Barreau de Paris 

  

 

  

    34 rue Bassano 

    75008 PARIS 

    Tel : 01 47 63 42 10 

  

    www.trouvin-avocats.fr 

    cabinet.trouvin@trouvin-avocats.fr 

  

  

De : Anne Heurtel <anne.heurtel@heurtelmoga.com>  

Envoyé : mercredi 13 mars 2024 18:58 

À : SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr>; Laurent MARTIGNON <lm@trouvin-avocats.fr> 

Cc : Martin SENE <martin.sene@heurtelmoga.com>; Kadija Sambagué <secretariat@heurtelmoga.com> 

Objet : RE: LA PLATEFORME / SCI MICHEL THOMAS  

  

Cher Monsieur,  
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Cher Laurent,  

  

Je reviens vers vous suite à l'audience de règlement amiable qui s'est tenue ce jour sous l'égide de 

Monsieur VERT. 

  

Après avoir entendu chacune des parties sur les faits, puis fait un apparté avec chacun de nous, l'accord 

suivant a été trouvé :  

1- Dans les 8 jours qui suivront le règlement, par la SCI, de l'appel de fonds, nous en justifierons auprès de 

la Plateforme ;  

2- Communication à titre strictement confidentiel à la Plateforme, sous 8 jours à compter de ce jour, du 

diagnostic technique B3E de mars 2023 (Laurent, peux-tu me le communiquer ?) 

3- Consignation en CARPA par la Plateforme de la somme forfaitaire H.T de 20.000 € lors du règlement du 

prochain appel de loyer (avril), somme consignée jusqu'au 9 octobre 2024 

4- Organisation d'une nouvelle ARA le 9 octobre 2024 à 9H30 pour faire un point de l'avancement des 

travaux et rediscuter du séquestre  

5- Demande de renvoi à l'audience du 21 mai  

6- Saisine de Madame Catherine BERNARD, conciliatrice (catherine.bernard@conciliateurdejustice.fr) pour 

tenter de gérer les relations et les travaux, notamment avec la RIVP et SEQUENS dont l'idée serait de les 

faire participer. 

  

Je ne manquerai pas de vous transmettre le PV signé ce jour, lequel sera disponible à notre Toque dans le 

courant de la semaine prochaine. 

  

De mon côté, j'échange avec le Conseil de La Plateforme pour l'ouverture du compte CARPA et la saisine 

de la conciliatrice. Je transmettrai également le diagnostic B3E à me communiquer. Je vous tiendrai 

évidemment informés de mes démarches. 

  

Dans cette attente, je reste à votre écoute et disposition à tous deux. 

  

Bien à vous. 
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Anne Heurtel 

Avocat Associée 

  

SELARL HEURTEL & MOGA           

24 Avenue Victoria - 75001 PARIS 

(5ème étage escalier B - 6ème étage par l’ascenseur) 

Tel. 01.85.08.70.67 - 06.16.34.85.60  

anne.heurtel@heurtelmoga.com 

www.heurtelmoga.com 

  

PRIVILEGED & CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL 

Cet e-mail contient des informations confidentielles protégées par le secret professionnel. S’il ne vous est pas destiné, nous vous 
remercions de le détruire immédiatement, sans le copier, ni révéler ou transmettre son contenu à quiconque. 

N’imprimez ce message qu’en cas de nécessité. 

  

  

  

De : Anne Heurtel 

Envoyé : mardi 12 mars 2024 19:24:49 

À : SCI Michel THOMAS - contact; Laurent MARTIGNON 

Cc : Martin SENE; Kadija Sambagué 

Objet : TR: LA PLATEFORME / SCI MICHEL THOMAS  

  

Cher Monsieur, 

Cher Laurent,  

  

Je reviens une nouvelle fois vers vous venant de recevoir les conclusions de La Plateforme. 

A l'évidence, notre Consoeur se méprend sur ce qu'est une audience de règlement amiable puisqu'elle 

conclut comme si nous plaidions demain le référé.... 
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Et sur le fond, rien de constructif ....ni de très amiable... 

  

Bonne soirée. 

  

Bien à vous. 

  

  

  

  

Anne Heurtel 

Avocat Associée 

  

SELARL HEURTEL & MOGA           

24 Avenue Victoria - 75001 PARIS 

(5ème étage escalier B - 6ème étage par l’ascenseur) 

Tel. 01.85.08.70.67 - 06.16.34.85.60  

anne.heurtel@heurtelmoga.com 

www.heurtelmoga.com 

  

PRIVILEGED & CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL 

Cet e-mail contient des informations confidentielles protégées par le secret professionnel. S’il ne vous est pas destiné, nous vous 
remercions de le détruire immédiatement, sans le copier, ni révéler ou transmettre son contenu à quiconque. 

N’imprimez ce message qu’en cas de nécessité. 

  

  

  

  

 

  


