SCI Michel THOMAS

De: Fabien Aubry [f.aubry@gerloge.fr]

Envoyeé: jeudi 10 juin 2021 17:45

A: scimt@sfr.fr

Cc: David Giuly Cabinet Immocity; Christine Borba; Ouafaa Delamotterouge
Objet: ASL Flandre Sud : projet ordre du jour ASL FLANDRE SUD

Piéces jointes: 20210609171836586.pdf

Bonjour Monsieur THOMAS
J’accuse bonne réception de votre courriel et je vous prie de m’excuser pour le délai de réponse.
Pour faire suite a votre demande, je vous prie de trouver en piéce jointe les documents suivants

» Relevé de compte de la société ETC établi sur la période du 01.01.2017 au 31.12.2020

» Copie de la facture établie par I’entreprise ETC pour un montant de 1 200.00 € TTC accompagnée de la copie
du cheque

» Copie de la facture établie par I’entreprise ETC pour un montant de 1 800.00 € TTC accompagnée de la copie
du cheque

» Copie de la facture établie par I’entreprise ETC pour un montant de 1 248.00 € TTC accompagnée de 'ordre
de paiement et de la copie du bordereau de remise d’'un montant de 2.00 €

» Copie de la facture établie par I’entreprise ETC pour un montant de 1 296.00 € TTC accompagnée de la copie
du cheque

+ Copie de la facture établie par I’entreprise ETC pour un montant de 576.00 € TTC accompagnée de la copie
du cheque

Enfin, je vous confirme que I'ensemble de ces factures correspondent a I'appel de charges copropriété appelé en
charges GRILLE A et édité par le cabinet GERLOGE en date du 19/09/2019.

Bien entendu, je reste a votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Vous souhaitant bonne réception de la présente
Cordialement

Fabien AUBRY

Gestionnaire Gérance et Copropriété
Cabinet GERLOGE

9, rue La Bruyeére

75009 PARIS

01.42.27.27.82

De : SCI Michel THOMAS <scimt@sfr.fr>

Envoyé : mardi 8 juin 2021 17:34

A : David Giuly <d.giuly@gerloge.fr>; Ouafaa Delamotterouge <o.delamotterouge @gerloge.fr>; Fabien Aubry
<f.aubry@gerloge.fr>; Christine Borba <c.borba@gerloge.fr>

Cc : 'JOUBERT Benoit' <benoit.joubert@seqens.fr>

Objet : ASL Flandre Sud : projet ordre du jour ASL FLANDRE SUD

Importance : Haute

Bonjour M. AUBRY,

Pour finaliser la vérification des comptes et en I'absence de réponse a mon mail du 31 mai 2021, vous voudrez bien
m'adresser par retour :



-ETC27/11/2017 réf 17.09.21 E - BE100

paiement a joindre a votre réponse document 1
-ETC26/12/2017 réf 17.09.21 E - BE10O

paiement a joindre a votre réponse document 2
- ETC 28/03/2018 réf S.9206

paiement a joindre a votre réponse document 3
- ETC 30/04/2018 réf S.9206

26/07/2018
- ETC 31/05/2018 réf S. 9206

14/02/2019

1200,00
1 800,00
1248,00
1 296,00

576,00

facture et ordre de

facture et ordre de

facture et ordre de

ordres bancaires du

ordres bancaires du

ces factures correspondent-elles a I'appel de charges copropriété grille A GERLOGE du 19/09/2019 de

montant 6 122,00 (6 120,00) ?

- Relevé compte fournisseur ETC période 01/01/2017 a 31/12/2020 a joindre a votre

réponse
A vous lire par retour pour ces 4 documents,
Bien cordialement

Th. THOMAS

document 4



