SCI Michel THOMAS

De: GORDEBECKE Maud [maud.gordebecke@bnpparibas.com]
Envoyeé: mercredi 28 juillet 2021 16:57

A: SCI Michel THOMAS

Objet: RE: SCI Michel THOMAS : facturation 2021-07

Bonjour Monsieur THOMAS,

Suite a notre échange téléphonique de ce début de semaine, je me permets de revenir vers vous au sujet des frais
d’actualisation annuelle prélevés sur le compte de la société SCI MICHEL THOMAS.

Apres échange avec ma hiérarchie, nous sommes d’accord pour vous accorder un geste commercial exceptionnel
pour les frais prélevés cette année.

Nous allons donc vous rétrocéder la totalité des frais. En revanche, ces frais se présenteront de la méme fagon
I’année prochaine, et nous ne pourrons les rétrocéder.

Pour cette raison, nous vous invitons a transférer le compte de la SCI dans une agence la plus proche de chez vous,
pour une gestion de proximité de meilleure qualité, et afin que vous puissiez bénéficier d’une tarification moindre,

et plus appropriée au profil de votre société.

Pour ce faire, je vous invite a vous rendre dans I'agence dans votre choix, et I'agence en question effectuera les
formalités du transfert.

Je reste a votre disposition pour tout complément d’informations.
Excellente fin de journée.

Cordialement,

BNP PARIBAS La bangue d'un mande qui change
Maud GORDEBECKE Espace Entreprensurs Paris Est
Chargée d'Affaires Entrepreneurs ACL: Z08054M

36 Rue Debelleyme 75003 PARIS
Tel: 0153682387
maud.gordebecke@bnpparibas. com

Eﬁ N'imprimez ce message que si nécessaire, pensez a I'environnement

Classification : Internal

De : SCI Michel THOMAS <scimt@sfr.fr>

Envoyé : lundi 26 juillet 2021 11:02

A : GORDEBECKE Maud <maud.gordebecke@bnpparibas.com>
Objet : TR: SCI Michel THOMAS : facturation 2021-07




De : SCI Michel THOMAS [mailto:scimt@sfr.fr]
Envoyé : vendredi 9 juillet 2021 11:16

A : 'cindy.incadou@bnpparibas.com’

Cc : 'lea.petitjean@bnpparibas.com’

Objet : SCI Michel THOMAS : facturation 2021-07

Madame,

Je fais suite aux frais actualisation annuelle mentionnés sur la facture 02/07/2021.
Ces frais portés au débit de notre compte ne sont pas acceptables.

Je vous demande de me contacter pour échanger sur cette facturation.

Dans l'attente de votre contact téléphonique,

Cordialement

Th. THOMAS
portable : 06 07 04 66 88

This message and any attachments (the "message") is

intended solely for the intended addressees and is confidential.

If you receive this message in error,or are not the intended recipient(s),

please delete it and any copies from your systems and immediately notify

the sender. Any unauthorized view, use that does not comply with its purpose,
dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited. Since the internet
cannot guarantee the integrity of this message which may not be reliable, BNP PARIBAS
(and its subsidiaries) shall not be liable for the message if modified, changed or falsified.
Do not print this message unless it is necessary, consider the environment.

Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message")

sont etablis a l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels.

Si vous recevez ce message par erreur ou s'il ne vous est pas destine,

merci de le detruire ainsi que toute copie de votre systeme et d'en avertir
immediatement l'expediteur. Toute lecture non autorisee, toute utilisation de

ce message qui n'est pas conforme a sa destination, toute diffusion ou toute
publication, totale ou partielle, est interdite. L'Internet ne permettant pas d'assurer
l'integrite de ce message electronique susceptible d'alteration, BNP Paribas

(et ses filiales) decline(nt) toute responsabilite au titre de ce message dans I'hypothese
ou il aurait ete modifie, deforme ou falsifie.

N'imprimez ce message que si necessaire, pensez a l'environnement.



