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Thibault THOMAS 34 9

De: s.boulan [s.boulan@gerloge.fr]
Envoyé: mercredi 23 septembre 2020 09:46
À: thibault.thomas34@neuf.fr
Cc: Ouafaa Delamotterouge; Fabien Aubry
Objet: RE: SCI Michel THOMAS : demande justificatif 2T20 - factures particulières ?
Pièces jointes: 20200923093753082.pdf

Bonjour, 

 

Veuillez la trouver en pièce jointe. 

 

 

Cordialement 

 

Mme BOULAN Sylvia 

Responsable Comptable  

Cabinet GERLOGE 

 

 

 

 
 

De : Ouafaa Delamotterouge  
Envoyé : mardi 22 septembre 2020 16:26 
À : s.boulan 
Objet : TR: SCI Michel THOMAS : demande justificatif 2T20 - factures particulières ? 
 

 

 

De : Thibault THOMAS 34 9 [mailto:thibault.thomas34@neuf.fr]  
Envoyé : mardi 22 septembre 2020 09:31 
À : Ouafaa Delamotterouge 
Cc : gilles.beguin; Fabien Aubry 
Objet : SCI Michel THOMAS : demande justificatif 2T20 - factures particulières ? 
 

Chère Madame, 

       

Nous restons en attente de recevoir : 

      - SOARES: factures particulières montant 88,10 € ? 

et vous remercions de nous adresser ce document pour la bonne tenue de notre dossier. 

 

Cordialement 

Th. THOMAS 

 


