Thibault THOMAS 34 9

De: Thibault THOMAS 34 9 [thibault.thomas34@neuf.fr]

Envoyé: mardi 21 septembre 2021 14:18

A: 'Jessy THEVENIN'

Objet: RE: DONATION-PARTAGE Par Mme THOMAS & ses trois enfants

Bonjour Maitre THEVENIN,

Préalablement a la signature le mercredi 06 octobre a 14h30 en votre Etude, je vous remercie de me faire parvenir
par retour :

- copie du projet

- I'éventuelle actualisation du devis résultant des remarques de M. Didier THOMAS (mail du 27 juillet 2021
22h08)

- un formulaire de pouvoir (par précaution)

Suite a un téléphone de notre mere ce matin, il conviendrait de lui préciser le montant des frais associés a cet acte.
Il semblerait qu'elle n'ait pas eu connaissance du devis.
Simple oubli ou confusion de sa part, I'essentiel est de s'assurer de sa parfaite connaissance de la portée de I'acte.

A vous lire,
Bien cordialement.

Thibault THOMAS

De : Jessy THEVENIN [mailto:thevenin.dda.associes@paris.notaires.fr]
I§nvoyé : lundi 20 septembre 2021 17:35

A : 'eric.thomas78000@gmail.com’; 'D. THOMAS'; 'thibault.thomas34@neuf.fr'
Objet : DONATION-PARTAGE Par Mme THOMAS a ses trois enfants
Importance : Haute

Bonjour Messieurs,

Je vous propose un rendez-vous en |'Etude pour la signature de 'acte de donation-partage consentie par votre mere
mercredi 6 octobre prochain a 14 h 30 ou jeudi 7 octobre a 9 h 30.
Vous voudrez bien m’indiquer si I'une de ces dates vous convient a tous.

Vous en remerciant par avance et dans 'attente de vous lire,
Bien cordialement.

iv

Jessy THEVENIN

Notaire

SCP DURANT des AULNOIS, GROENINCK,
LE MAGUERESSE, VINCENT,
SOLLIER-DEPONDT et CASAR-HERVE
Notaires associés

10 rue du Cirque

PARIS (8eme)

Tél :01.40.76.80.80.
Fax:01.40.76.80.74.



email : thevenin.dda.associes@paris.notaires.fr
Site web : www.10rueducirque-notaires.fr

INFORMATION TRES IMPORTANTE
Aux termes de I'article L. 112-6-1 du Code Monétaire et financier, et a compter du 1 avril 2013, les Notaires ne sont plus autorisés a accepter ou a établir des
cheques pour le compte des parties a un acte donnant lieu a publicité fonciére. Les versements supérieurs a 3 000 € doivent donc étre effectués par virements .
Les Coordonnées bancaires de I'Etude sont :

Code banque | Code guichet | Compte CIéRIB | IBAN BIC

40031 00001 0000001175B | 88 FR73 4003 1000 0100 0000 1175 B88 | CDCGFRPPXXX

Ce message contient des informations confidentielles protégées par le secret professionnel. Au cas ou il ne vous serait pas destiné, nous vous remercions de
bien vouloir nous en aviser immédiatement et de le supprimer. Les liaisons internet ne sont pas sécurisées et en conséquence I'Office ne pourra étre
responsable de tout changement qui pourrait étre effectué concernant ce message aprés son envoi.

This message contains privileged and confidential information. If you are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it. Internet e-mails
are not necessarily secure. DURANT des AULNOIS & Associés does not accept responsibility for changes made to this message after it was sent.




