Thibault THOMAS 34 9

De: SCI Michel THOMAS [scimt@sfr.fr]

A: 'Jessy THEVENIN'

Objet: RE: DONATION-PARTAGE Par Mme THOMAS & ses trois enfants

Piéces jointes: 20210930 - Infogreffe - statuts constitutifs 19900625.pdf; résiliation bail a construction.pdf
Mail envoyé le 30/09/21 16h06 bien que

Bonjour Maitre THEVENIN, resté dans la boite d'envoi d'ou I'absence

de mention ‘envoyé le "

Veuillez trouver en piéces jointes : , . . N
P . accusé de réception recu a 16h08

- statuts constitutifs recus ce jour
- acte de résiliation de bail a construction mentionnant I'achat du terrain sis boulevard de la Villette par la
SCI Michel THOMAS

L'acte d'achat du terrain n'est pas mentionné dans la liste des documents recus lors de la passation de gérance (AGE
du 3 novembre 2005).

Bien cordialement

Th. THOMAS

De : Jessy THEVENIN [mailto:thevenin.dda.associes@paris.notaires.fr] novembre
Envoyé : mardi 28 septembre 2021 15:31).

A : scimt@sfr.fr
Objet : DONATION-PARTAGE Par Mme THOMAS a ses trois enfants

Bonjour Monsieur Thomas,

Monsieur Kevin TITA-FARINELLA m’a informé que vous aviez demandé au greffe — via Infogreffe - les statuts
constitutifs de la SCI MICHEL THOMAS.

Les avez-vous regu ?

Par ailleurs, pourriez-vous également me transmettre une copie de 'acte d’achat du terrain sis boulevard de la
Villette par la SCI MICHEL THOMAS ?

Vous en remerciant par avance,
Bien cordialement.

Jessy THEVENIN
Notaire

SCP DURANT des AULNOIS, GROENINCK,
LE MAGUERESSE, VINCENT,
SOLLIER-DEPONDT et CASAR-HERVE
Notaires associés

10 rue du Cirque

PARIS (8¢me)

Tél :01.40.76.80.80.
Fax:01.40.76.80.74.



Moi-même
Texte souligné 

Moi-même
Texte tapé à la machine
Mail envoyé le 30/09/21 16h06 bien que resté dans la boîte d'envoi d'ou l'absence de mention 'envoyé le '
accusé de réception reçu à 16h08


email : thevenin.dda.associes@paris.notaires.fr

Site web : www.10rueducirque-notaires.fr

INFORMATION TRES IMPORTANTE

Aux termes de I'article L. 112-6-1 du Code Monétaire et financier, et & compter du 1 avril 2013, les Notaires ne sont plus autorisés a accepter ou a établir des
chéques pour le compte des parties a un acte donnant lieu a publicité fonciere. Les versements supérieurs a 3 000 € doivent donc étre effectués par virements .

Les Coordonnées bancaires de I'Etude sont :

Code banque

Code guichet

Compte

Clé RIB

IBAN

BIC

40031

00001

0000001175B

88

FR73 4003 1000 0100 0000 1175 B88

CDCGFRPPXXX

Ce message contient des informations confidentielles protégées par le secret professionnel. Au cas ou il ne vous serait pas destiné, nous vous remercions de
bien vouloir nous en aviser immédiatement et de le supprimer. Les liaisons internet ne sont pas sécurisées et en conséquence I'Office ne pourra étre

responsable de tout changement qui pourrait étre effectué concernant ce message apres son envoi.

This message contains privileged and confidential information. If you are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it. Internet e-mails
are not necessarily secure. DURANT des AULNOIS & Associés does not accept responsibility for changes made to this message after it was sent.
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Thibault THOMAS 34 9

De: Mail Delivery Subsystem [MAILER-DAEMON@®@paris.notaires.fr]

Envoyeé: jeudi 30 septembre 2021 16:08

A: scimt@sfr.fr

Objet: Delivery report: RE: DONATION-PARTAGE Par Mme THOMAS a ses trois enfants
Piéces jointes: details.txt; ATT00005.txt

Message delivered to '<thevenin.dda.associes@paris.notaires.fr>'
LOCAL module(account jtheveni@paris.notaires.fr) reports:
Delivered to the user mailbox






