Thibault THOMAS 34 9

De: gerloge.gerance@wanadoo.fr de la part de gerloge.gerance
[gerloge.gerance@wanadoo.fr]

Envoyeé: mercredi 23 mai 2012 17:28

A: thibault.thomas34@neuf.fr

Objet: TR :RE :SCI Michel THOMAS : dépét de garantie en vos livres

Piéces jointes: Révision DGx.pdf

Cher Monsieur,

Nous vous prions de trouver, ci-joint, un tableau relatif a la révision du dép6t de garantie de ZAGHDOUD.
Vous en souhaitant bonne réception et restant a votre disposition,

Nous vous prions de croire, Cher Monsieur, a I'assurance de nos sentiments dévoués et distingués.

Evelyne LORIENTE
Responsable Service Gérance

————— Message d'origine -----

De : "gerloge.gerance" <gerloge.gerance@wanadoo.fr>

Date lun. 14/05/2012 13:48 (GMT +02:00)

A : "Thibault THOMAS 34 9" <thibault.thomas34@neuf.fr>
Objet : RE :SCI Michel THOMAS : dép6t de garantie en vos livres

Cher Monsieur,

Pour faire suite a votre courriel du 10 mai dernier, nous vous prions de trouver, ci-joint, un état des dépots de
garantie au 01/01/2012 pour la Plateforme du B4timent et Monsieur BURET.

Par ailleurs, nous vous confirmons que le montant du dépot de garantie de Monsieur ZAGHDOUD était de 1 191,74
Euros. En effet, s'agissant d'un bail professionnel, le dép6t de garantie était révisé tous les ans en méme temps que
le loyer.

Vous en souhaitant bonne réception et restant a votre disposition,

Nous vous prions de croire, Cher Monsieur, a I'assurance de nos sentiments dévoués et distingués.

lliane LUQUET
Service Gérance
01.42.27.27.82

————— Message d'origine -----

De : "Thibault THOMAS 34 9" <thibault.thomas34@neuf.fr>

Date jeu. 10/05/2012 08:33 (GMT +02:00)

A : "gerloge.gerance@wanadoo.fr" <gerloge.gerance@wanadoo.fr>
Objet : SCI Michel THOMAS : dépot de garantie en vos livres




Chere Madame,

Pour nous permettre de vérifier la concordance des montants de dépdt de garantie en nos livres, je
vous remercie de me communiquer :

- Dépot de garantie locataire ZAGHDOUD
- Dépot de garantie locataire BURET

Nous constatons que vous avez déduit un montant de 1.191,74 EUR en remboursement ZAGHDOUD
/ dépbt de garantie alors qu’il n’est que de 1.027,37 en nos livres au 31/12/2010.

Avec mes remerciements,

Thibault THOMAS.



