SCIl Michel THOMAS - contact

De: SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr>
Envoyé: jeudi 16 novembre 2023 11:44

A: 'Rafee, Samira'

Objet: RE: PDB P19 - Dépot de Garantie

Madame,

Le dépbt de garantie en nos livres est de 165 645,97 € soit une différence de 1 000,00 € ; merci de m’adresser un
relevé de notre compte.

Bien a vous.

Th. THOMAS

De : Rafee, Samira <samira.rafee@laplateforme.com>
Envoyé : jeudi 16 novembre 2023 11:31

A : SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr>
Cc : Forest, Jerome <jerome.forest@Ilaplateforme.com>
Objet : RE: PDB P19 - Dép6t de Garantie

Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le RIB.
Pour la référence, merci de mentionner : « Remboursement DG Stalingrad ».

Je vous remercie par avance et je me tiens a votre disposition si besoin.

Bien a vous,

Samira RAFEE
Aide Comptable

ANS

Immeuble Le Magellan
% - 7, rue Benjamin Constant
4 I‘l.'lllﬁtﬂa 75927 PARIS cedex 19
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De : SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr>
Envoyé : jeudi 16 novembre 2023 11:28

A : Rafee, Samira <samira.rafee@laplateforme.com>
Objet : RE: PDB P19 - Dép6t de Garantie

Bonjour,

Veuillez m’adresser un RIB et la référence a mentionner.



Bien a vous

Th. THOMAS

De : Rafee, Samira <samira.rafee@laplateforme.com>
Envoyé : jeudi 16 novembre 2023 11:17

A : contact@scimt.fr

Cc : Forest, Jerome <jerome.forest@laplateforme.com>
Objet : PDB P19 - Dépot de Garantie

Bonjour,

Je reviens vers vous concernant notre dép6t de garantie.

Nous constatons que, dans nos comptes, notre dépo6t de garantie pour nos locaux situés au 220 Bd de la Villette,
75019 Paris est de 166 255.97 €.

Cependant, notre loyer est de 155 000 €. Pouvez-vous nous rembourser les 11 255.97 € d’écart.

Je vous remercie par avance et je me reste a votre disposition si besoin.

Bien a vous,

Samira RAFEE
Aide Comptable

Immeuble Le Magellan

7, rue Benjamin Constant
75927 PARIS cedex 19
laplateforme.com




