SCIl Michel THOMAS - contact

De:
Envoyé:
A:
Objet:

Qonto.com <support@gonto.com>

samedi 11 mars 2023 19:07

contact@scimt.fr

Vous venez de recevoir un remboursement &

Qonto

@ CONFIRMATION

Vous venez de recevoir un remboursement

Q

Bonjour Thibault,

Vous avez regu un remboursement et les fonds sont disponibles sur votre

compte.

Montant : 185,00 EUR

De : TRANSAVIA

Compte : Compte principal

Une question ? Retrouvez toutes nos réponses sur notre centre d'aide.
A bientot,

L’équipe Qonto

\Yd4
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Your business, powered up.

Vous pouvez gérer vos notifications dans les parameétres de votre compte « FAQ

Qonto (Olinda SAS),
1



18 rue de Navarin, 75009 Paris, FRANCE



SCIl Michel THOMAS - contact

De: Transavia <TIP@transavia.com>
Envoyé: vendredi 10 mars 2023 12:15

A: contact@scimt.fr

Objet: Information de Transavia SE-1004659

@ transavia

Bonjour Monsieur Thomas,

Suite a ’annulation de votre réservation YH2FPK nous vous informons que vous recevrez dans les 10
prochains jours un remboursement correspondant au montant total de 185.00 euros payé lors de
votre réservation sur le moyen de paiement initialement utilisé.

Si vous avez des questions, veuillez consulter notre page d'information pour les derniéres mises a
jour et les réponses aux questions fréquemment posées.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Bien cordialement,

Wendy

Votre Service Client Transavia

Nous nous tenons a votre disposition toute la semaine de 5 h a 23 h (heure d’Europe Centrale) sur

nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram), notre WhatsApp ou par téléphone : 09 72 72
00 32 (prix d’un appel local).

Elu Service Client de ’Année 2023 dans la catégorie Transport collectif de voyageurs
- Etude BVA - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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SCIl Michel THOMAS - contact

De: Transavia <noreply@service.transavia.fr>

Envoyé: mercredi 8 mars 2023 21:41

A: contact@scimt.fr

Objet: Annulation de votre vol TO7131 vers Paris le 09/03/2023

@ transavia

Votre réservation: YH2FPK

Bonjour Thibault,

Nous sommes désolés de vous informer que votre vol TO7131 au départ de Montpellier a
destination de Paris le 09/03/2023 (réservation YH2FPK) est annulé pour raison
opérationnelle.

Pour accéder aux alternatives que nous vous offrons, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous,
accessible pendant 72h :
Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses.

Cordialement,
Votre Service Client Transavia



SCIl Michel THOMAS - contact

De: Transavia <noreply@service.transavia.fr>
Envoyé: mercredi 8 mars 2023 21:47

A: contact@scimt.fr

Objet: Votre demande de remboursement

@ transavia

Votre réservation : YH2FPK

Bonjour Thibault,

Nous avons bien pris en compte votre demande d'annulation de l'ensemble des vols de votre

réservation YH2FPK, pour tous les passagers.
Vous serez directement recrédité sur le compte bancaire utilisé lors de votre achat, dans

un délai de 7 jours.

Cordialement,
Votre Service Client Transavia



SCIl Michel THOMAS - contact

De: Transavia <noreply@service.transavia.fr>

Envoyé: mercredi 8 mars 2023 22:56

A: contact@scimt.fr

Objet: Annulation de votre vol TO7070 vers Montpellier le 09/03/2023

@ transavia

Votre réservation: YH2FPK

Bonjour Thibault,

Nous sommes désolés de vous informer que votre vol TO7070 au départ de Paris a
destination de Montpellier le 09/03/2023 (réservation YH2FPK) est annulé pour raison
opérationnelle.

Pour accéder aux alternatives que nous vous offrons, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous,
accessible pendant 72h :
Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses.

Cordialement,
Votre Service Client Transavia



