SCI Michel THOMAS

De: Guillerand Hervé [herve.guillerand@wanadoo.fr]

Envoyé: mercredi 13 avril 2016 10:33

A: 'SCI Michel THOMAS'

Objet: RE: SCI Michel THOMAS : Me GUILLERAND - V/réf : L16.04.067
Piéces jointes: L16.04.067.pdf; Mail du 27 avril 2015.pdf

Cher Monsieur,

Vous trouverez en pieces jointes le mail avec la « bonne » date ainsi qu'une copie du mail du 27 avril
2015.

Quant a vos demandes, j’ai envoyé un mail a votre frere, Didier THOMAS et vous transmettrai sa
réponse.

Sentiments dévoués

Hervé GUILLERAND

De : SCI Michel THOMAS [mailto:scimt@sfr.fr]

Envoyé : mardi 12 avril 2016 20:54

A : 'Guillerand Hervé'

Objet : SCI Michel THOMAS : Me GUILLERAND - V/réf : L16.04.067

Cher Mattre,

Apreés avoir pris connaissance de votre mail recu le 12/04/2016, vous voudrez bien rectifier la date de votre courrier
pour la bonne chronologie du dossier.

Sauf a vous lire, je n'ai pas eu connaissance de ce courrier en date du 27 avril 2015.
Je considere qu'il s'agit d'une erreur de secrétariat, sans importance.

Vous voudrez bien me préciser la méthodologie (montant, chronologie, ...) souhaitée par votre client pour
['apurement partiel du compte courant d'associé de notre Mére.

Ces éléments me sont indispensables pour m'assurer du consentement de notre Mére qui ne m'a exprimé a ce
jour aucun souhait relatif a la demande votre client.

Je tiens a faire remarquer que notre Mere, bien que convoquée, ne participe pas depuis plusieurs années aux
assemblées de la SCI.

La décision de I'assemblée s'imposerait a I'associée.

Votre demande sera prise en compte dans |'ordre du jour de notre prochaine assemblée dés réception de votre
courrier a bonne date.

Veuillez agréer, cher Maitre, I'expression de ma considération distinguée.

Thibault THOMAS
gérant



De : Guillerand Hervé [mailto:herve.quillerand@wanadoo.fr]
Envoyé : mardi 12 avril 2016 19:11

A: scimt@sfr.fr
Objet :

Bonne réception
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w.  Garanti sans virus. www.avast.com

&
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Hervé GUILLERAND
Avocat a la Cour
Spécialiste en Droit fiscal

PAR MAIL SCI MICHEL THOMAS
67 boulevard Exelmans
75016 PARIS

A I'attention de Monsieur Thibaut THOMAS

Versailles, le 27 avril 2015
N/REF. : L15.04.094

A rappeler dans votre prochaine carrespondance

Monsieur le Gérant,
Cher Monsieur,

Pour la réunion prévue a mon cabinet, je vous propose les dates suivantes: 13 mai, 18 mai ou
19 mai 2015.

Je vous laisse le soin de voir avec votre mére et votre frére la date qui convient et de me fixer.

Recevez, Monsieur |le Gérant, Cher Monsieur, I'assurance de mes sentiments dévoués,

)

Hervé GUILLERAND

88 boulevard de la Reine 78000 VERSAILLES
TEL. 01 3097 08 30 - FAX. 01 30 97 08 31 - EMAIL : herve.guilterand@wanadoo.fr - Toque 214
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE



Hervé GUILLERAND
Avocat a la Cour
Spécialiste en Droit fiscal

PAR MAIL SCI MICHEL THOMAS
67 boulevard Exelmans
75016 PARIS

A I'attention de Monsieur Thibaut THOMAS

Versailles, le 12 avril 2016

N/Ré&f, : L16.04.067
A rappeler dans votre prochaine correspondance

Monsieur le Gérant,
Cher Monsieur,

En prévision de |a prochaine assemblée générale de la SCI MICHEL THOMAS, votre frére et associé,
Monsieur Didier THOMAS, souhaite que soit mis a I'ordre du jour les questions suivantes :

- apurement partiel du compte courant d’associé de votre mére dans les limites de la
trésorerie disponible,
- prise en charge des honoraires de conseil par la SC| MICHEL THOMAS.
Pour la premiére question, votre fréere m’a indiqué qu’en contrepartie de I'apurement partiel de son
compte courant, votre mére abandonnerait le solde de ce compte & ses trois fils, sous une forme et
selon des modalités a définir : donation partage, cession de créance ou autre.

Je me tiens a votre disposition pour tout entretien sur ces deux points.

Recevez, Monsieur le Gérant, Cher Monsieur, I'assurance de mes sentiments dévoués.

B

Hervé GUILLERAND

Copie : Monsieur Eric THOMAS

88 boulevard de la Reine 78000 VERSAILLES
TEL. 01 30 97 08 30 - FAX. 01 30 97 08 31 - EMAIL : herve.guillerand@wanadoo.fr — Toque 214
MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREEE LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE



