SCI Michel THOMAS

De: Toublanc, Stephane <Stephane.Toublanc@saint-gobain.com>

Envoyé: vendredi 1 juillet 2022 08:39

A: SCl Michel THOMAS

Objet: RE: SCI Michel THOMAS : La Plateforme du Batiment - Facture d'honoraires de votre
géomeétre

Bonjour Monsieur THOMAS,

Avec toutes mes excuses.
Bien cordialement,

e N

SAINT-GOBAIN

Stéphane Toublanc
Directeur Immobilier Adjoint

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE

Tour Saint-Gobain « 12 place de I'lris
92400 Courbevoie * France

Mob : +33(0) 6 80 34 24 44
stéphane.toublanc@saint-gobain.com

carrieres.sgdb-France.fr

O0invo

Société par actions simplifiée au capital social de 1 400 000 Euros
RCS Paris 339 105 553 « SIRET 339 105 553 000 20

De : SCI Michel THOMAS <scimt@sfr.fr>

Envoyé : vendredi 1 juillet 2022 07:19

A : Toublanc, Stephane <Stephane.Toublanc@saint-gobain.com>

Cc : Chmielewski, Eric <Eric.Chmielewski@laplateforme.com>; Forest, Jerome <jerome.forest@laplateforme.com>
Objet : RE: SCI Michel THOMAS : La Plateforme du Batiment - Facture d'honoraires de votre géometre

Bonjour Monsieur TOUBLANC,

La facture jointe a votre envoi ne concerne pas la SCI Michel THOMAS.

Soyez assuré de ma disponibilité pour maintenir la qualité de nos échanges,

Bien cordialement,

Th. THOMAS



De : Toublanc, Stephane <Stephane.Toublanc@saint-gobain.com>

Envoyé : jeudi 30 juin 2022 14:25

A : SCI Michel THOMAS <scimt@sfr.fr>

Cc : Chmielewski, Eric <Eric.Chmielewski@laplateforme.com>; Forest, Jerome <jerome.forest@Ilaplateforme.com>
Objet : SCI Michel THOMAS : La Plateforme du Batiment - Facture d'honoraires de votre géomeétre

Bonjour Monsieur THOMAS,

J'espére que vous allez bien.

Je reviens vers vous au sujet de la facture ci-jointe que vous nous avez adressée et dont vous avez inclus le
montant dans le dernier relevé de charges.

Il s’agit d’une note d’honoraires d’'un géometre que vous avez di consulter dans le cadre de nos échanges

liés au renouvellement du bail.

Il nous semble que cette facture n’a pas a étre a la charge de La Plateforme du Batiment des lors qu’elle
répond a une demande spécifique de votre part qui ne concerne pas I'exploitation.

En conséquence, son montant a été déduit du montant global du relevé de charges et nous vous
demandons de nous adresser un avoir du méme montant pour régulariser les opérations d’un point de vue
comptable.

Vous en remerciant par avance

Bien cordialement,

o

SAINT-GOBAIN

Stéphane Toublanc
Directeur Immobilier Adjoint

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE

Tour Saint-Gobain « 12 place de I'lris
92400 Courbevoie * France

Mob : +33(0) 6 80 34 24 44
stéphane.toublanc@saint-gobain.com

carrieres.sgdb-France.fr
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