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SCI Michel THOMAS - contact

De: SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr>

Envoyé: mercredi 7 juin 2023 17:54

À: olivier.hess@olliade.fr

Cc: Louis MANQUAT; Pierre-Fidele CACHEU

Objet: RE: Appel de fonds - extranet

Bonjour M. HESS, 

 

Un virement est émis en règlement des charges courantes 3T23 de montant 2 758,00 €. 

 

Après une première approche de l’extranet, je reviendrai vers vous pour échanger sur la nature des documents mis 

à disposition. 

 

Pour mémoire, la SCI Michel THOMAS a réglé intégralement la facture de B3E de montant 8 280,00 €, la 

régularisation par ASL est à prévoir.  

 

Il est urgent d’avancer pour mettre fin aux dégradations subies par notre locataire et finaliser le cahier des charges 

pour lancer les consultations d’entreprise. 

 

Bien cordialement 

 

Th. THOMAS 

 

 

De : olivier.hess@olliade.fr <olivier.hess@olliade.fr>  

Envoyé : mercredi 7 juin 2023 16:31 

À : contact@scimt.fr 

Objet : Appel de fonds - extranet 

 

Bonjour M. Thomas, 

Je vous prie de trouver ci-joint appel de fonds T03 2023, avec reprise solde ancien syndic. 

L'iban, tel qu'indiqué sur l'appel de fonds, reste le même qu'avant à savoir le compte ouvert antérieurement auprès 

de la BRED. 

Egalement joint, procédure de connexion à votre espace extranet. . . 

Avec nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. 

Restant à votre disposition. 

Bien cordialement, 

Olivier Hess 


