SCIl Michel THOMAS - contact

De: SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr>

Envoyé: mercredi 24 mai 2023 10:26

A: ‘Olivier Hess'

Cc: '‘Manuel BOUVET'; 'Nicolas RENAULT"; 'Sylvie WAGNON'; contact@b3e-bet.fr
Objet: TR: Facture 23057 du 28 février 2023

Bonjour M. HESS,

Vous voudrez bien prendre connaissance des mails qui nous sont adressés concernant la facturation envoyée a votre
cabinet.

Un juste reglement est attendu en retour par B3E.
Cordialement

Th. THOMAS
Gérant SCI Michel THOMAS

De : Manuel BOUVET <m.bouvet@b3e-bet.fr>

Envoyé : mercredi 17 mai 2023 14:21

A : scimt@sfr.fr

Cc : 'Nicolas RENAULT' <n.renault@b3e-bet.fr>; 'Sylvie WAGNON' <s.wagnon@b3e-bet.fr>; contact@b3e-bet.fr
Objet : RE: Facture 23057 du 28 février 2023

Bonjour

Je me permet d’insister sur le fait que la loi frangaise impose un réglement a 30 jours
Merci de bien vouloir nous faire un virement ce jour svp

Salutations

Bouvet
gérant

De : contact@b3e-bet.fr [mailto:contact@b3e-bet.fr]

Envoyé : mercredi 17 mai 2023 14:13

A : scimt@sfr.fr

Cc : 'Nicolas RENAULT'; 'Sylvie WAGNON'; m.bouvet@b3e-bet.fr
Objet : Facture 23057 du 28 février 2023

Bonjour M THOMAS,

L’examen de votre compte fait apparaitre, sauf erreur ou omission de notre part, que la facture 23057 du
28/02/2023 d’un montant de 5 796,00 € n’a pas été réglée a ce jour.
Nous vous remercions de bien vouloir régulariser votre situation dans les meilleurs délais.

Si votre reglement a été effectué avant réception de la présente, veuillez considérer celle-ci comme nulle et non
avenue.

Par ailleurs, si quelque raison s’opposait au reglement de la facture, nous vous remercions de nous le faire savoir
dans les plus brefs délais.



Restant a votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

Céline LEBAS
Assistante Administrative et Commerciale
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