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SCI Michel THOMAS - contact

De: Laurent MARTIGNON <lm@trouvin-avocats.fr>

Envoyé: jeudi 21 septembre 2023 15:05

À: SCI Michel THOMAS - contact

Cc: Cabinet TROUVIN

Objet: TR: Facture 23318  affaire réhabilitation des réseaux d'assainissement Bd de la 

Villette à PARIS

Pièces jointes: Facture acompte B3E - AMO réhabilitation assainissement - Bd de la Villette - Paris 

19.pdf

 

Cher Monsieur THOMAS,  

 

En complément à mon précédent courriel, la facture d’acompte de B3E impayé et ci-dessous la confirma#on de son 

planning d’interven#on envisageable. 

 

Bien à vous,  

 

Laurent MARTIGNON 

Avocat au Barreau de Paris 
 

 

 

    34 rue Bassano 

    75008 PARIS 

    Tel : 01 47 63 42 10 
 

    www.trouvin-avocats.fr 

    cabinet.trouvin@trouvin-avocats.fr 

 

 

De : Nicolas RENAULT <n.renault@b3e-bet.fr>  

Envoyé : jeudi 21 septembre 2023 15:03 

À : Laurent MARTIGNON <lm@trouvin-avocats.fr> 

Cc : 'Alexandre DORBEAUX' <a.dorbeaux@b3e-bet.fr> 

Objet : RE: Facture 23318 affaire réhabilitation des réseaux d'assainissement Bd de la Villette à PARIS 

 

Bonjour M. Mar#gnon, 

 

Pour faire suite à notre CT de ce jour, vous trouverez ci-joint notre facture d’acompte précédemment transmis au 

Cabinet OLLIADE le 11/09 dernier (cf. mail ci-dessous). 

 

Nous vous confirmons par ailleurs le planning prévisionnel discuté ensemble : 

 

- Inves#ga#ons complémentaires sur site afin de finaliser le projet de réhabilita#on des réseaux 

d’assainissement : mi octobre 

- Finalisa#on du CdC et prépara#on des documents nécessaires à la consulta#on des entreprises : fin octobre 

- Consulta#on des entreprises : novembre (~3-4 semaines) 

- Analyse des offres et proposi#on d’un aGributaire : fin novembre 

- Démarrage des travaux : première quinzaine de décembre 

 

Dès récep#on du règlement de l’acompte, M. Dorbeaux reviendra vers vous afin de vous confirmer les dates 

d’interven#ons souhaitées, pour lesquelles nous aurons besoin des accès à l’ensemble du bâ#ment, comme lors du 

diagnos#c ini#al réalisé fin 2022. 
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Vous en souhaitant bonne récep#on, 

 

Cordialement, 

 

Nicolas RENAULT 
Chef de Service Hydraulique & Réseaux Urbains 
                                                                                        

 

B3E – Bureau d’Etudes Pluridisciplinaire 
2 Rue Salvador Allende – 92000 Nanterre 

Tél : 01 55 47 24 12 

Mob : 06 60 36 24 04 

Site : www.bureau-etudes-b3e.com 

 

 

De : contact@b3e-bet.fr <contact@b3e-bet.fr>  

Envoyé : lundi 11 septembre 2023 10:31 

À : factures@olliade.fr 

Cc : n.renault@b3e-bet.fr 

Objet : Facture 23318 affaire réhabilitation des réseaux d'assainissement Bd de la Villette à PARIS 

 

Bonjour 

 

Veuillez trouver ci-joint notre facture 23318 du 31/08/23 d’un montant de 2 232 € TTC concernant l’affaire de 

réhabilita#on des réseaux d’assainissement Bd de la VilleGe à PARIS 

 

Cordialement 

Céline LEBAS 

Assistante Administrative et Commerciale 
                                                                                        

 

B3E – Bureau d’Etudes Pluridisciplinaire 
2 Rue Salvador Allende – 92000 Nanterre 

Tél : 01 55 47 24 00 

Fax : 01 55 47 24 19 

Site : www.bureau-etudes-b3e.com 

 


