SCIl Michel THOMAS - contact

De: Nicolas RENAULT <n.renault@b3e-bet.fr>

Envoyé: vendredi 1 décembre 2023 18:50

A: 'Olivier Hess'

Cc: '‘Louis MANQUAT'; 'Ludvina CARINDO'; ‘Laurent MARTIGNON'; 'SCI Michel
THOMAS - contact'; 'Alexandre DORBEAUX'

Objet: RE: ASL Flandre Sud : réhabilitation réseaux assainissement : facture acompte B3E en

attente de reglement

Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous nos disponibilités de la semaine prochaine pour faire un point visio sur ce dossier :
- Lundi4/12 3 14h
- Mercredi 6/12 a 11h ou 14h
- Vendredi 8/12 a 11h

Dans l'attente de votre retour,

Cordialement,

Nicolas RENAULT
Chef de Service Hydraulique & Réseaux Urbains

B3E — Bureau d’Etudes Pluridisciplinaire
2 Rue Salvador Allende — 92000 Nanterre
Tél:0155472412

Mob : 06 60 36 24 04

Site : www.bureau-etudes-b3e.com
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-

!

De : Olivier Hess <olivier.hess@olliade.fr>

Envoyé : vendredi 1 décembre 2023 16:41

A : Nicolas RENAULT <n.renault@b3e-bet.fr>

Cc : Louis MANQUAT <louis.manquat@rivp.fr>; Ludvina CARINDO <ludvina.carindo@seqens.fr>; Laurent
MARTIGNON <Im@trouvin-avocats.fr>; SCl Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr>; Alexandre DORBEAUX
<a.dorbeaux@b3e-bet.fr>

Objet : Re: ASL Flandre Sud : réhabilitation réseaux assainissement : facture acompte B3E en attente de reglement

Bonjour Monsieur,

Merci de votre email.
Pourrions nous prévoir une visio rapide semaine prochaine confirmer le lancement de I'appel d'offres.

Nous souhaitons surtout que vous nous fassiez part d'éventuelles options ou variantes sur lesquelles vous
souhaiteriez que nous prenions position.

Bien cordialement,



Olivier Hess

Olliade ¢ Ligne directe 01 55 90 58 67 - www.olliade.fr
23 rue Davy, 75017 Paris * 52 rue Klock, 92110 Clichy

Le ven. 1 déc. 2023 a 14:47, Nicolas RENAULT <n.renault@b3e-bet.fr> a écrit :

Bonjour M. Hess,

Vous trouverez ci-joint le DCE complet relatif aux travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement du
batiment sis 220 Bd de la Villette a Paris 19 :

» Note technique des travaux
« Plans existants/projets

« DPGF

+ Estimation financiere

Lien wetransfer : https://we.tl/t-sYEzzh01Ub

Nous restons a votre disposition pour tout complément d’information ainsi que pour lancer la phase de
consultation des entreprises dés validation de votre part.

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Nicolas RENAULT

Chef de Service Hydraulique & Réseaux Urbains



B3E — Bureau d’Etudes Pluridisciplinaire

2 Rue Salvador Allende — 92000 Nanterre

Tél: 0155472412

Mob : 06 60 36 24 04

Site : www.bureau-etudes-b3e.com

De : Olivier Hess <olivier.hess@olliade.fr>

Envoyé : lundi 20 novembre 2023 11:27

A : Manuel BOUVET <m.bouvet@b3e-bet.fr>

Cc : Louis MANQUAT <louis.manquat@rivp.fr>; Ludvina CARINDO <l|udvina.carindo@segens.fr>; Laurent
MARTIGNON <Im@trouvin-avocats.fr>; SCl Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr>; a.dorbeaux@b3e-bet.fr;
Nicolas RENAULT <n.renault@b3e-bet.fr>; contact@b3e-bet.fr

Objet : Re: ASL Flandre Sud : réhabilitation réseaux assainissement : facture acompte B3E en attente de reglement

Bonjour

Merci bp.

Bien cordialement,

Olivier Hess

Olliade * Ligne directe 01 55 90 58 67 - www.olliade.fr
23 rue Davy, 75017 Paris * 52 rue Klock, 92110 Clichy

Le lun. 20 nov. 2023 a 11:00, Manuel BOUVET <m.bouvet@b3e-bet.fr> a écrit :

Bonjour



Votre dossier est prét a 99 % et est en cours de relecture

Le chef de service M. Renault est en congés

M. Dorbeaux qui a géré ce dossier est en formation cette semaine

Vous aurez votre dossier en début de semaine prochaine si cela vous convient

Salutations

Bouvet

gérant

De : Olivier Hess [mailto:olivier.hess@olliade.fr]

Envoyé : lundi 20 novembre 2023 08:18

A : Sylvie WAGNON; contact@b3e-bet.fr; Manuel BOUVET; Nicolas RENAULT

Cc : Louis MANQUAT; Ludvina CARINDO; Laurent MARTIGNON; SCI Michel THOMAS - contact

Objet : Re: ASL Flandre Sud : réhabilitation réseaux assainissement : facture acompte B3E en attente de
reglement

Bonjour Monsieur Bouvet,

Je reviens vers vous concernant le CCTP et la mise en concurrence pour les réseaux de I'ASL Flandres Sud.
Auriez vous une date d'intervention, d'établissement du CCTP, de réception des offres et d'établissement du
RDAO.

Nous attendons ces éléments pour convoquer une assemblée ad hoc.

Pour mémoire, la facture d'acompte du 30/08 a diiment été réglée en date du 22/09.

Bien cordialement,

Olivier Hess



Olliade ¢ Ligne directe 01 55 90 58 67 - www.olliade.fr
23 rue Davy, 75017 Paris * 52 rue Klock, 92110 Clichy



