SCI Michel THOMAS

De: Laurent MARTIGNON <Im@trouvin-avocats.fr>

Envoyé: vendredi 9 décembre 2022 13:02

A: Nicolas RENAULT

Cc: Cabinet TROUVIN; 'SCI Michel THOMAS'; 'Alexandre DORBEAUX'

Objet: RE: SCI MICHEL THOMAS - Programmation d'un intervention de B3E le 11 janvier
2023 dans les locaux de la société SEQENS (220, Boulevard de la Villette - 75019
PARIS)

Cher Monsieur RENAULT,
Merci beaucoup pour votre rapide confirmation de date.

Bien cordialement,

Laurent MARTIGNON
Avocat au Barreau de Paris

34 rue Bassano
75008 PARIS
Tel : 0147634210

www.trouvin-avocats.fr
cabinet.trouvin@trouvin-avocats.fr

De : Nicolas RENAULT <n.renault@b3e-bet.fr>

Envoyé : vendredi 9 décembre 2022 11:56

A : Laurent MARTIGNON <Im@trouvin-avocats.fr>

Cc : Cabinet TROUVIN <cabinet.trouvin@trouvin-avocats.fr>; 'SCI Michel THOMAS' <scimt@sfr.fr>; 'Alexandre
DORBEAUX' <a.dorbeaux@b3e-bet.fr>

Objet : RE: SCI MICHEL THOMAS - Programmation d'un intervention de B3E le 11 janvier 2023 dans les locaux de la
société SEQENS (220, Boulevard de la Villette - 75019 PARIS)

Bonjour M. Martignon,

Je vous confirme la mise a disposition d’une de nos équipes pour étre présent sur site le 11/01/23 prochain, afin
d’accéder aux locaux de la société SEQENS.

Cordialement,

Nicolas RENAULT
Chef de Service Hydraulique & Réseaux Urbains

B3E — Bureau d’Etudes Pluridisciplinaire
2 Rue Salvador Allende — 92000 Nanterre
Tél: 0155472412

Mob : 06 60 36 24 04

Site : www.bureau-etudes-b3e.com
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De : Laurent MARTIGNON [mailto:Im@trouvin-avocats.fr]

Envoyé : vendredi 9 décembre 2022 11:44

A : Nicolas RENAULT

Cc : Cabinet TROUVIN; SCI Michel THOMAS

Objet : SCI MICHEL THOMAS - Programmation d'un intervention de B3E le 11 janvier 2023 dans les locaux de la
société SEQENS (220, Boulevard de la Villette - 75019 PARIS)

Cher Monsieur RENAULT,
Je fais suite a notre échange téléphonique de ce jour dans ce dossier.

Merci de me confirmer que le Bureau d’Etudes B3E sera disponible pour intervenir le mercredi 11 janvier 2023 a
partir de 9 heures dans les locaux appartenant a la société SEQENS sis 220, boulevard de la Villette 75019 PARIS,
afin de vous permettre de poursuivre et compléter votre mission de diagnostic des réseaux d’assainissement en
cours dans cet ensemble immobilier.

Comme évoqué ensemble, a réception de votre validation, je saisirai un huissier afin de sommer la société SEQENS
de rendre ses locaux disponibles.

Restant a votre disposition pour toute question éventuelle concernant ce dossier.

Bien cordialement,

Laurent MARTIGNON
Avocat au Barreau de Paris

34 rue Bassano
75008 PARIS
Tel : 0147634210

www.trouvin-avocats.fr
cabinet.trouvin@trouvin-avocats.fr

De : Nicolas RENAULT <n.renault@b3e-bet.fr>

Envoyé : vendredi 21 octobre 2022 17:40

A :'SCI Michel THOMAS' <scimt@sfr.fr>

Cc : Laurent MARTIGNON <Im@trouvin-avocats.fr>

Objet : RE: SCI Michel THOMAS : immeuble 220 Villette - 75019 PARIS

Bonjour M. Thomas,

Pour faire suite a notre CT de ce jour, vous trouverez ci-joint la facture avec RIB de I'acompte de 30% relatif a notre
diagnostic.

Je vous confirme également la possibilité de démarrer notre étude a partir du 7/11 prochain (date modulable selon
les disponibilités des différents propriétaires).

Merci par avance de bien vouloir nous confirmer la date exacte choisie par I'ensemble des propriétaires selon leur
disponibilité afin que je puisse bloguer une équipe des que possible pour réaliser les interventions.

Vous en souhaitant bonne réception,



Cordialement,

Nicolas RENAULT
Chef de Service Hydraulique & Réseaux Urbains

B3E — Bureau d’Etudes Pluridisciplinaire
2 Rue Salvador Allende — 92000 Nanterre
Tél:0155472412

Mob : 06 60 36 24 04

Site : www.bureau-etudes-b3e.com
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De : SCI Michel THOMAS [mailto:scimt@sfr.fr]

Envoyé : mardi 18 octobre 2022 17:38

A : Nicolas RENAULT

Cc : 'Laurent MARTIGNON'

Objet : SCI Michel THOMAS : immeuble 220 Villette - 75019 PARIS

Bonjour M. RENAULT,

Je vous prie de trouver en piéce jointe votre offre de prestation n° 22-HY-107 du 13/10/2022 signée pour accord.
Un acompte de 2 484,00 € sera viré a réception du RIB/IBAN du compte a créditer.

A réception du virement, voudrez bien m’adresser une facture d’acompte (coordonnées ci-dessous).
Dans I'attente de convenir de la date de votre prestation et de sa validation par les co-propriétaires,
Cordialement

Th. THOMAS
Gérant SCI Michel THOMAS

SCI Michel THOMAS
9 impasse les Hauts de Sérignan
34410 SERIGNAN

SIRET : 378 798 995 00049
TVA : FR93 378 798 995



