SCI Michel THOMAS

De: David Buret [d.buret@honohono.fr]
Envoyeé: dimanche 22 mai 2016 15:19

A: SCI Michel THOMAS

Objet: Re: Devis Moquette

Bonjour Monsieur Thomas,

Je vous remercie pour votre rapide réponse ! Sachez que nous avons contacté notre
assureur concernant la fuite d’eau et qu’il nous a répondu qu’a défaut de dégat ou de
préjudice constaté, il ne peut enregistrer de sinistre.

Pour la moquette, la pose doit étre faite le 17 juin prochain.

Bien cordialement,

David Buret

13, rue Gaston Rébuffat
F-75019 Paris

Fixe : 01 71 70 10 06
Mobile : 06 08 46 88 15

Le 22 mai 2016 a 07:03, SCI Michel THOMAS <scimt@sfr.fr> a écrit

>
>
> Bonjour Monsieur Buret,
>
>

Nous vous confirmons notre accord pour la fourniture et pose de la moquette
conformément au devis SAINT MACLOU n° 239 1516/8 du 21/05/2016 de montant 667,21 €
(TTC) sous réserve que la facture soit établie au nom de :
>
> - SCI Michel THOMAS 67 boulevard Exelmans - 75016 PARIS
>
> 1l'adresse de livraison reste inchangée (Monsieur BURET David 13 rue Gaston Rebuffat
75019 PARIS).

>

> Vous voudrez bien me confirmer, par retour, avoir déclaré le sinistre aupres de
votre compagnie d'assurance pour garantir d'éventuel(s) recours en cas d'infiltrations
l'origine de préjudice subi par le voisinage.

Bien cordialement,

Thibault THOMAS
gérant
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----- Message d'origine-----

De : David Buret [mailto:d.buret@honohono.fr]
Envoyé : samedi 21 mai 2016 23:09

A : SCI Michel THOMAS

Objet : Devis Moquette
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Bonsoir Monsieur Thomas,

> Nous avons fait réaliser aujourd’hui un devis pour la dépose, la pose et 1’achat de
1a nouvelle moquette pour la chambre de 1’appartement que nous occupons au 13 rue
Gaston Rébuffat.

> Vous le trouverez ci-joint.

> Merci de noter qu’il nous faut votre accord au plus tard lundi matin, pour
bénéficier d’une remise de 60 €, 1’ocofre se terminant lundi soir !

> En vous remerciant pour votre retour rapide,

1



> Bien cordialement,
> David Buret
>



