Thibault THOMAS 34 9

De: laurence soares [binolaurence@orange.fr]

Envoyeé: mardi 11 février 2020 15:53

A: Compta

Cc: Ouafaa Delamotterouge; BILLOT

Objet: CHANGEMENT DE GERANT

Piéces jointes: PV ASS GENERALE DU 18092019.pdf; PARTS AS GBS.pdf; PARTS AS IB.pdf; PARTS

AS HBM.pdf; PARTS LS HBM.pdf; NOUVEAU KBIS.pdf

Mesdames,

Voici comme convenu les cessions de parts
Le nouveau gérant se nomme M. Heithem BELHADJ MILED

son adresse mail est la suivante : bmheithem @ gmail.com

tel : 06.95.24.56.79.

Bien a vous
Mme SOARES Laurence

> Message du 30/01/20 16:10

> De : "Compta" <compta@ gerloge.fr>

> A : "laurence soares" <binolaurence @orange.{r>

> Copie a : "Ouafaa Delamotterouge" <o.delamotterouge @ gerloge.fr>
> Objet : RE: Avis d'échéance

S

>

Bonjour,

Nous n’avons pas de trace de changement quelconque.

Il nous faut un mandat SEPA qui soit valide pour pouvoir prélever vos loyers.

Vous trouverez ci-joint le document a remplir, signer et nous retourner avec votre RIB.

Dans I’ attente de votre retour,



Cordialement

Mme BOULAN Sylvia
Responsable Comptable

Cabinet GERLOGE

|G=B

CABINET GERLOGE

De : laurence soares [mailto:binolaurence @orange.{r]
> Envoyé : jeudi 30 janvier 2020 14:38

>Ac: Compta

> Objet : re: Avis d'échéance

> Bonjour,

>

> Je vois que le nouveau gérant de la société ne vous a pas informé de ce changement.
> Voici le nouveau KBIS.

> Merci de ne plus m'adresser de courrier.

>

> M Soares



> Message du 30/01/20 05:22

> > De : compta@ gerloge.fr

> > A : binolaurence @orange.fr

>> Copie a:

> > Objet : Avis d'échéance

> >

> > Bonjour Monsieur Antoine SOARES,

> >

> > Veuillez trouver ci-joint votre avis d'échéance du 01/02/2020 de votre bien situé 11 A
15 RUE GASTON REFUFFAT 1 A 7 RUE DE KABYLIE 75019 PARIS.

> >

> > Optez, si ce n’est pas déja fait, pour le prélevement automatique.

> >

> > Et si vous réglez par cheque, n’oubliez pas d’indiquer votre référence client au dos du
cheque.

> >

> >

> > Cordialement,

> >

> >

> > Cet email est généré automatiquement, nous vous remercions de ne pas y répondre.
> > Si vous souhaitez contacter votre gestionnaire, veuillez vous référer aux indications
portées sur le document.

> >

> >

>> [ AS_20200201.140076_29414.pdf (401.7 Ko) ]

>
> [ MANDAT SEPA.pdf (165.5 Ko) ]



