SCI Michel THOMAS

De: Pierre-Emmanuel TROUVIN [ptrouvin@trouvin-avocats.fr]
Envoyé: jeudi 7 janvier 2021 09:45

A: 'SCI Michel THOMAS'

Objet: RE: SCI Michel THOMAS : note de fais et honoraires n 61.6459-20
Piéces jointes: Facture n°. 61.6459-20 datée du 13_07_2020.pdf; Tr210107-1.pdf

Cher Monsieur,

Je vous confirme qu’il s’agit d’'une seule et méme facture n°61.6459-20, que nous avons adressé a nouveau en
décembre au Cabinet GERLOGE, celle-ci apparaissant dans nos comptes comme non réglée.

Depuis, le reglement est intervenu le 17 décembre 2020, il n’existe donc plus aucune difficulté.

Cordialement,

Pierre-Emmanuel TROUVIN
Avocat au Barreau de Paris

34 rue Bassano
75008 PARIS
Tel : 0147634210

www.trouvin-avocats.fr
cabinet.trouvin@trouvin-avocats.fr

De : SCI Michel THOMAS [mailto:scimt@sfr.fr]

Envoyé : jeudi 7 janvier 2021 08:28

A : ptrouvin@trouvin-avocats.fr

Objet : SCI Michel THOMAS : note de fais et honoraires n 61.6459-20

Ci-joint courrier dont je remercie de prendre connaissance.
Cordialement

Th. THOMAS

Garanti sans virus. www.avast.com



