Thibault THOMAS 34 9

De: Thibault THOMAS 34 9 [thibault.thomas34@neuf.fr]

Envoyeé: vendredi 7 septembre 2018 12:08

A: THOMAS Thibault

Objet: Fwd: SCI Michel THOMAS : SOARES - attestation assurance

Piéces jointes: La Plateforme_RS2705 - Paris_Attestation SAGA 2018.pdf; ATT01195.html

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré :

Expéditeur: g.guella@gerloge.fr

Date: 7 septembre 2018 a 10:17:47 UTC+2

Destinataire: 'Thibault THOMAS 34 9' <thibault.thomas34@neuf.fr>

Cc: 'Fabien Aubry' <f.aubry@gerloge.fr>

Objet: Rép :irs': SCI Michel THOMAS : SOARES - attestation assuranceo:

Bonjour M. THOMAS,

Veuillez trouver ci-joint I'attestation d’assurance 2018 du locataire PLATEFORME DU BATIMENT.
Vous en souhaitant bonne réception,

Bien cordialement,

Giséle GUELLA

Responsable Gérance

Cabinet GERLOGE

Attention nouvelle adresse :

9 RUE LA BRUYERE — 75009 PARIS
Tél:01.42.27.27.82.

Email : g.quella@gerloge.fr

De : g.guella@gerloge.fr <g.guella@gerloge.fr>

Envoyé : mercredi 5 septembre 2018 11:59

A : 'Thibault THOMAS 34 9' <thibault.thomas34@neuf.fr>

Cc : 'Fabien Aubry' <f.aubry@gerloge.fr>

Objet : RE: SCI Michel THOMAS : SOARES - attestation assurance

Bonjour M. THOMAS,

Vous trouverez ci-joint I'attestation d’assurance 2018 de M. SOARES.

J’ai réclamé de nouveau a M. VICTORIA, I'attestation d’assurance, ainsi que les rapports annuels de

controle de sécurité pour I'année 2018, pour la plateforme du batiment.

Je m’occupe de le relancer régulierement jusqu’a I'obtention des éléments que je ne manquerai pas

de vous faire parvenir des réception.
Bien cordialement,

Giséle GUELLA



Responsable Gérance

Cabinet GERLOGE

Attention nouvelle adresse :

9 RUE LA BRUYERE — 75009 PARIS
Tél:01.42.27.27.82.

Email : g.quella@qgerloge.fr

De : Thibault THOMAS 34 9 <thibault.thomas34@neuf.fr>
Envoyé : mardi 4 septembre 2018 11:34

A : 'Fabien Aubry' <f.aubry@gerloge.fr>

Cc: g.guella@gerloge.fr

Objet : SCI Michel THOMAS : SOARES - attestation assurance

Cher Monsieur,
Pour la bonne tenue de notre dossier, veuillez nous transmettre :

- attestation d'assurance en-cours de validité pour le local
commercial et parking occupés par notre locataire SOARES

Cordialement
Th. THOMAS



