SCI Michel THOMAS

De: Thibault THOMAS 34 9 [thibault.thomas34@neuf.fr]
Envoyeé: mercredi 14 mars 2018 18:52

A: 'Fabien Aubry’

Objet: RE: APPARTEMENT EX BURET

Bonjour Monsieur AUBRY,
Ces documents ne sont pas joints a votre envoi

- copie du devis établi par 1'entreprise SILVA IM,
- Copie du devis établi par 1'entreprise ESPR,
- Copie du devis établi par l'entreprise VIRSEDA.

Cordialement

Thibault THOMAS

----- Message d'origine-----

De : Fabien Aubry [mailto:f.aubry@gerloge.fr]
Envoyé : mercredi 14 mars 2018 17:51

A : 'Thibault THOMAS 34 9'

Objet : APPARTEMENT EX BURET

Monsieur THOMAS bonjour,

Nous revenons vers vous concernant 1'appartement sis 11-13, rue Gaston
Rebuffat 75019 PARIS, anciennement occupé par Monsieur BURET.

Nous vous prions de trouver en piéce jointe les documents suivants:

- copie de 1'état des lieux de sortie,

- copie du devis établi par 1'entreprise SILVA IM,
- Copie du devis établi par 1'entreprise ESPR,

- Copie du devis établi par l'entreprise VIRSEDA.

Pour votre information, nous avons consulté 1l'entreprise VIRSEDA qui est une
entreprise spécialisée dans 1l'électricité et dont le devis est le moins
onéreux.

Concernant le reste des travaux a réaliser, nous vous conseillons de choisir
1'entreprise SILVA JIM dont le devis est moins onéreux que celui établi par
1'entreprise ESPR, sachant qu'ils peuvent débuter les travaux au plus vite.
Par ailleurs, concernant la réalisation des diagnostiques, nous vous
proposons de les réaliser avec votre accord une fois les travaux réalisés en

raison des travaux électriques a réaliser

Bien entendu, nous restons a votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Cordialement

Fabien AUBRY



Cabinet GERLOGE

----- Message d'origine-----

De : copieur@gerloge.fr <copieur@gerloge.fr>
Envoyé : mercredi 14 mars 2018 13:05

A : Fabien <f.aubry@gerloge.fr>

Objet : Message from "RNPOO267356ADE2"

Cet e-mail a été envoyé par "RNPOO267356ADE2" (Aficio MP 9002).

Date de numérisation: 14.03.2018 13:05:11 (+0100) Contacter si besoin :

copieur@gerloge.fr




