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Thibault THOMAS 34 9

De: Thibault THOMAS 34 9 [thibault.thomas34@neuf.fr]
Envoyé: vendredi 17 août 2018 12:52
À: 'g.guella@gerloge.fr'
Objet: RE: SCI THOMAS

Bonjour Madame GUELLA, 

 

Je vous remercie de votre prompte réponse et suit avec intérêt l'avancement prévu. 

 

Bien à Vous, 

 

Thibault THOMAS 

 

De : g.guella@gerloge.fr [mailto:g.guella@gerloge.fr]  
Envoyé : vendredi 17 août 2018 12:28 
À : 'Thibault THOMAS 34 9' 
Cc : 'Fabien Aubry' 
Objet : SCI THOMAS 
 

Bonjour Monsieur THOMAS, 

 

Nous faisons suite à vos mails et vous prions de trouver ci-dessous les renseignements suivants : 

 

• Concernant les rapports de contrôle de sécurité, ces derniers ont été demandés à plusieurs reprises à 

Monsieur VICTORIA qui ne nous les a pas encore adressés. 

il est actuellement en congé et sera de retour le lundi 20 aout 2018. 

Nous ne manquerons pas de le relancer dès lundi afin d’obtenir ces documents que nous vous 

communiquerons dès réception. 

 

• Concernant le local poubelle, nous avons obtenu un 1
er

 devis de l’entreprise VIRSEDA que vous trouverez en 

pièce jointe. 

Nous sommes actuellement dans l’attente de deux autres devis que nous vous communiquerons dès 

réception. 

 

• En ce qui concerne la rambarde, un 1
er

 rendez vous avait été convenu avec Monsieur DESIMPEL fin juillet. 

Ce dernier a eu un empêchement de dernière minute et a dû annuler l’intervention. Une nouvelle date 

d’intervention est prévue pour le 5 septembre 2018. 

Nous ne manquerons pas également de vous informer de la réalisation des travaux. 

 

• Enfin concernant les honoraires pris sur le dépôt de garantie, Monsieur BEGUIN a rendez-vous avec notre 

expert-comptable et un représentant de la société SIITRA, notre logiciel,  afin de trouver une solution pour 

ce problème qui semble récurant sur le logiciel. En attendant de trouver une solution définitive, nous vous 

effectuons un remboursement que vous verrez apparaitre sur votre compte rendu de gestion. 

 

Bien cordialement , 

 

Gisèle GUELLA 

Responsable Gérance 

Cabinet GERLOGE 

Attention nouvelle adresse :  

9 RUE LA BRUYERE – 75009 PARIS 

Tél : 01.42.27.27.82. 

Email : g.guella@gerloge.fr 
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