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Thibault THOMAS 34

De: Alexandre THOMAS <alexandre.thomas91@gmail.com>

Envoyé: mardi 23 avril 2024 17:01

À: Thibault THOMAS 34

Cc: Sohad GAUTIER

Objet: Re: [HEUEL & ASSOCIES] Partage de documents

Bonjour Maître, 

 

Pourriez-vous également me faire parvenir le tableau d'amortissement rectifié svp ? 

 

Cordialement, 

Alexandre THOMAS 

 

Le lun. 15 avr. 2024 à 18:40, Thibault THOMAS 34 <contact@thomas34.fr> a écrit : 

Chère Maître, 

  

J’accuse bonne réception de vos envois et vous en remercie. 

  

Pour finaliser l’archivage de ce dossier, vous voudrez bien m’adresser le tableau d’amortissement en complément 

de l’acte rectificatif signé ce jour. 

  

Bien à vous 

  

Th. THOMAS 

  

De : HEUEL & ASSOCIES <iNot@genapi.fr>  

Envoyé : lundi 15 avril 2024 14:26 

À : contact@thomas34.fr 

Objet : [HEUEL & ASSOCIES] Partage de documents 

  

Bonjour,  

 

L'étude HEUEL & ASSOCIES a partagé les documents suivants avec vous.  

 

Liste des fichiers présents via ce lien :  

Copie AAE RECTIFICATIF THOMAS.pdf  
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Vous trouverez ces fichiers à cet emplacement.  

 

Vous disposez de 10 jours pour récupérer vos fichiers.  

A partir du 25/04/2024, les fichiers ne seront plus accessibles sur le partage.  


